
OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ARTVİN ARTVİN MERKEZ ARTVİN FEN LİSESİ 11 SINIF ONLINE INCI 2. OTURUM - AYT 03 (OM01-11.03DES03) 40 40 56 818

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 18,6 9,1 16,32 15,2 7,4 13,37 25,9 4,0 24,94 24,4 8,2 22,38 84,2 28,7 77,01 217,560 299,920 248,040

Okul Ortalaması 11,5 4,1 10,47 4,0 0,7 3,83 28,8 3,1 28,03 28,1 7,9 26,16 72,4 15,7 68,49 180,520 351,410 227,520

KATILIMLAR

1 3 Doğa ELDEMİR 11A 40 0 40,00 37 3 36,25 77 3 76,25 429,092 1 1 15 242,199 3 8 321

2 17 Damla AY 11A 40 0 40,00 37 3 36,25 77 3 76,25 428,607 2 2 16 241,701 4 9 323

3 46 Bertuğ Şeref YAVUZ 11A 39 1 38,75 37 3 36,25 76 4 75,00 426,504 3 3 20 239,549 5 10 329

4 24 Yunus Emre KANTAR 11A 39 1 38,75 37 3 36,25 76 4 75,00 426,504 3 3 20 239,549 5 10 329

5 27 Deniz UZUNER 11B 40 0 40,00 36 3 35,25 76 3 75,25 424,068 1 5 27 242,421 3 7 320

6 16 Ahmet Semih AVCI 11B 35 0 35,00 36 2 35,50 71 2 70,50 414,646 2 6 45 231,428 5 16 413

7 36 Ebru YILMAZ 11C 29 2 28,50 38 2 37,50 67 4 66,00 411,352 1 7 53 217,321 5 25 539

8 35 Uğur DURMUŞ 11C 36 1 35,75 34 5 32,75 70 6 68,50 402,344 2 8 72 233,589 3 14 384

9 8 Emir DÜZENLİ 11A 32 1 31,75 34 6 32,50 66 7 64,25 392,364 5 9 95 224,709 11 20 484

10 23 Sude İznal ÖZER 11A 8 4 7,00 3 1 2,75 39 0 39,00 31 7 29,25 81 12 78,00 170,671 2 5 339 389,857 6 10 105 275,491 2 3 224

11 29 İdil SUBAŞI 11C 30 5 28,75 37 2 36,50 32 8 30,00 99 15 95,25 223,392 1 1 181 388,931 3 11 110 382,096 1 1 7

12 51 Barış BÜYÜKKAYA 11A 33 1 32,75 33 6 31,50 66 7 64,25 388,709 7 12 113 226,331 10 19 471

13 41 Behiç Erne BEYAZKAYA 11A 38 0 38,00 30 5 28,75 68 5 66,75 386,041 8 13 121 238,359 7 12 336

14 96 Eren KUŞDİL 11C 35 3 34,25 32 7 30,25 67 10 64,50 385,583 4 14 122 229,838 4 17 429

15 57 Deniz ALIN 11A 31 1 30,75 32 8 30,00 63 9 60,75 377,194 9 15 145 222,589 12 22 506

16 64 Cemal Emre BUCAK 11A 38 1 37,75 29 10 26,50 67 11 64,25 373,344 10 16 161 237,429 8 13 342

17 71 Şevval TORUN 11B 9 1 8,75 5 0 5,00 30 8 28,00 32 8 30,00 76 17 71,75 188,432 1 2 284 371,891 3 17 167 262,046 1 5 275

18 77 Koray YAVUZ 11B 0 1 -0,25 27 7 25,25 31 5 29,75 58 13 54,75 364,499 4 18 204 209,647 9 32 588

19 60 Fazıl TURAN 11B 33 5 31,75 29 8 27,00 62 13 58,75 363,059 5 19 209 224,211 6 21 487

20 28 Doruk VARAN 11A 29 2 28,50 28 1 27,75 57 3 56,25 361,061 11 20 218 218,142 13 24 533

21 89 Bayeddin Orkun KÖKSAL 11C 26 5 24,75 31 8 29,00 57 13 53,75 359,368 5 21 222 209,698 8 31 587

22 67 Sude ŞEYHOĞLU 11C 27 1 26,75 28 4 27,00 55 5 53,75 353,194 6 22 252 214,109 6 27 565

23 91 Ramazan Kerim DEMİRCİ 11B 12 1 11,75 34 6 32,50 46 7 44,25 351,354 6 23 257 182,709 11 40 702

24 42 Eylül Mısra EJDEROĞLU 11B 36 1 35,75 25 9 22,75 61 10 58,50 349,069 7 24 268 232,691 4 15 396

25 15 Muhammed Ali ARDIÇ 11A 34 3 33,25 25 9 22,75 59 12 56,00 343,891 12 25 283 227,387 9 18 462

26 13 DENİZ TEKİN 11B 9 4 8,00 31 6 29,50 27 13 23,75 67 23 61,25 159,837 2 6 362 342,270 8 26 289 261,404 2 6 277

27 90 Nazlıcan TAŞ 11C 12 5 10,75 4 1 3,75 25 2 24,50 25 6 23,50 66 14 62,50 187,779 2 3 289 330,197 7 27 330 264,487 2 4 264

28 14 Müberra Kevser ŞAHİN 11B 32 6 30,50 22 14 18,50 54 20 49,00 315,932 9 28 372 221,561 7 23 513

29 37 Uğur Efe EFENDİOĞLU 11A 26 2 25,50 23 11 20,25 49 13 45,75 315,237 13 29 374 211,459 15 30 579

30 65 Muhammed OKAY 11A 15 3 14,25 27 13 23,75 42 16 38,00 310,604 14 30 386 187,932 18 38 685
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 18,6 9,1 16,32 15,2 7,4 13,37 25,9 4,0 24,94 24,4 8,2 22,38 84,2 28,7 77,01 217,560 299,920 248,040

Okul Ortalaması 11,5 4,1 10,47 4,0 0,7 3,83 28,8 3,1 28,03 28,1 7,9 26,16 72,4 15,7 68,49 180,520 351,410 227,520

KATILIMLAR

31 100 MELİH İLKAY ŞİMŞEK 11C 27 5 25,75 21 11 18,25 48 16 44,00 305,274 8 31 406 211,989 7 28 574

32 45 Özgü Nisa KÖSE 11A 16 2 15,50 24 7 22,25 40 9 37,75 305,017 15 32 408 190,259 17 34 666

33 4 Atakan ÇELİK 11A 30 10 27,50 21 16 17,00 51 26 44,50 302,760 16 33 414 216,124 14 26 551

34 61 Mete GÜNEŞ 11A 15 6 13,50 23 12 20,00 38 18 33,50 289,500 17 34 449 186,444 19 39 690

35 83 Anıl Servet KETENCİ 11B 15 1 14,75 21 8 19,00 36 9 33,75 286,749 10 35 456 188,992 10 35 676

36 26 Berra ÇOLAK 11A 19 11 16,25 19 9 16,75 20 10 17,50 58 30 50,50 184,696 1 4 299 282,229 18 36 466 275,773 1 2 222

37 5 Sudem CÖMERT 11A 18 9 15,75 19 12 16,00 37 21 31,75 272,299 19 37 480 190,291 16 33 665

38 50 Berra GÜLCAN 11C 16 5 14,75 17 14 13,50 33 19 28,25 257,614 9 38 510 188,669 9 36 677

39 34 Nesrin YILMAZ 11B 5 2 4,50 16 5 14,75 15 15 11,25 36 22 30,50 148,804 3 7 391 245,824 11 39 527 211,754 8 29 576

40 43 İrem ÇİFTÇİ 11C 16 5 14,75 12 13 8,75 28 18 23,50 232,558 10 40 546 188,498 10 37 681
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